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Zimbra monica.mazzi@comune.valeggiosulmincio.vr.it

Fwd: preventivo PLE

Da : Mauro Cristofori mer, 10 giu 2020, 09:13
<mauro.cristofori@comune.valeggiosulmincio.vr.it> 22 allegati

Oggetto : Fwd: preventivo PLE

A : Ufficio Protocollo
<ufficio.protocollo@comune.valeggiosulmingo.vr.fit>

0 SUL miNcio

Verona

Provincia qf

Offerta da protocollare in arrivo. Grazie.

.............

Da: "Info" <info@franchietabarelli.it>
A: "mauro cristofori" <mauro.cristofori@comune.valeggiosulmincio.vr.it>
Inviato: Mercoledi, 10 giugno 2020 9:11:37

Oggetto: preventivo PLE

Buongiorno

Come da telefonata intercorsa le invio il preventivo per il noleggio con operatore
di una PLE per l'ispezione della campana al di sopra del timpano della facciata del
Comune di Valeggio sul Mincio.

¢ Piattaforma autocarrata m 27 €/h 85.00 (addebito minimo 4h)

Rimangono a vs carico la richiesta per Ioccupa2|one di suolo pubbllco e
dichiarazione di resistenza della pavimentazione fino a 25 daN/cm

A disposizione per qualsiasi chiarimento.
Buon lavoro

Riccardo Cordioli

FRANCHI & TABARELLI s.r.l.

Via Luigi Galvani n. 8. Z.1. - 37067 Valeggio sul Mincio (VR) E E
P.IVA.00446660235 - iscr. Albo Trasporti n. TVR2809614R s
Tel 045.6370898 - http://www.franchietabarelli.it/

handling solution

SCARICA ORA LA NOSTRA APP! Fotografa il QR CODE e scopri tutti i servizi E
dedicati.

UFFICIO LAVORI PUBBLICI SERVIZI MANUTENZIONI
Geom. Mauro Cristofori
Tel. 045/6339828 cell.348 4949509
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